
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi TYT YÖN DENEME - 1  (1.OTURUM) 72 72 72 48937

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,24 11,77 19,30 2,30 1,66 1,89 1,04 1,81 0,59 2,46 1,32 2,13 3,27 1,06 3,00 0,03 0,02 0,02 8,03 6,41 6,42 1,85 2,09 1,32 1,79 1,49 1,41 0,82 1,46 0,46 43,83 29,09 36,54 216,950

Okul Ortalaması 21,19 13,42 17,84 2,04 2,08 1,52 0,76 1,86 0,30 2,44 1,60 2,05 3,21 1,54 2,82 0,00 0,00 0,00 3,27 3,60 2,37 0,93 1,37 0,59 0,63 1,17 0,34 0,43 1,63 0,02 34,90 28,27 27,85 186,110

KATILIMLAR

1 0 RABİA SEVER 12A 31 6 29,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 17 5 15,75 2 3 1,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 56 25 49,75 266,763 9503

2 167 AYŞE ADAMAN 12B 32 8 30,00 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 8 4 7,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 4 0,00 56 23 50,25 263,233 10089

3 238 SEMA PEKÜS 12A 29 8 27,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 16 9 13,75 5 2 4,50 0 5 -1,25 1 1 0,75 55 27 48,25 260,113 10660

4 55 ESMA ÇETİNER 12B 32 8 30,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 51 15 47,25 249,963 12683

5 0 CEREN GAYIRR 12A 29 6 27,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 6 3 5,25 3 1 2,75 3 2 2,50 51 18 46,50 249,360 12809

6 0 ELİF KEKLİK 12A 28 8 26,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 6 1 5,75 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 46 14 42,50 237,995 15489

7 210 SÜMEYYE ARLI 12B 29 9 26,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 46 15 42,25 235,125 16279

8 160 SEDANUR BALIKÇI 12A 26 14 22,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 9 5 7,75 0 1 -0,25 2 5 0,75 1 2 0,50 48 33 39,75 230,533 17491

9 225 GÜLSÜM CANGİR 12B 29 9 26,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 45 17 40,75 229,890 17654

10 86 FATMA ULUŞIK 12B 29 9 26,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 3 4,25 45 21 39,75 228,640 18009

11 172 BERİVAN GÜLTEKİN 12B 31 8 29,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 45 19 40,25 226,983 18484

12 163 ZEHRA ATAKUR 12B 28 12 25,00 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 4 3,00 44 23 38,25 223,213 19608

13 175 CEREN KINA 12B 29 10 26,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 42 14 38,50 222,610 19800

14 97 MELİKE NAS 12D 28 8 26,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 4 1,00 42 19 37,25 218,833 20929

15 250 ZEYNEP ÇELİK 12B 29 10 26,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 1 3 0,25 42 21 36,75 216,783 21572

16 64 TOKSOY MERYEM 12D 29 7 27,25 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 2 2 1,50 40 15 36,25 215,840 21879

17 128 AMİNE  KAR* AŞ 12B 26 13 22,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 41 19 36,25 215,785 21899

18 67 HATİCE POZAT 12D 27 7 25,25 2 3 1,25 1 3 0,25 5 0 5,00 4 0 4,00 39 13 35,75 213,495 22591

19 0 KÜBRA EVİZ 12A 22 11 19,25 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 10 10 7,50 3 4 2,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 43 35 34,25 212,620 22859

20 156 RABİA SELÇUK 12A 21 14 17,50 4 1 3,75 1 0 1,00 2 0 2,00 2 2 1,50 7 3 6,25 1 3 0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 40 26 33,50 209,740 23799

21 165 ZOZAN AYAZ 12C 24 11 21,25 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 38 14 34,50 209,683 23813

22 53 EMİNE KARATAŞ 12B 21 14 17,50 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 40 24 34,00 208,335 24243

23 124 ZEK İBAER 12B 25 10 22,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 37 14 33,50 206,410 24854

24 200 NURCAN BİNGÖL 12A 30 10 27,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 5 2,75 1 3 0,25 0 5 -1,25 40 28 33,00 206,375 24864

25 166 AYCAN KARATAŞ 12D 23 10 20,50 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 37 14 33,50 206,230 24914

26 70 RUKİYE DENİZ 12B 23 10 20,50 2 2 1,50 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 3 4,25 37 20 32,00 204,075 25592

27 203 NURHAYAT ALAN 12D 27 13 23,75 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 38 25 31,75 201,010 26562

28 66 HATİCE KAFTAR 12D 28 8 26,00 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 37 21 31,75 200,688 26674

29 0 POLAT ALEMDAR 12C 26 10 23,50 2 2 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 0 2 -0,50 36 20 31,00 198,055 27575
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Genel Ortalama 22,24 11,77 19,30 2,30 1,66 1,89 1,04 1,81 0,59 2,46 1,32 2,13 3,27 1,06 3,00 0,03 0,02 0,02 8,03 6,41 6,42 1,85 2,09 1,32 1,79 1,49 1,41 0,82 1,46 0,46 43,83 29,09 36,54 216,950
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30 187 HİL 12C 23 14 19,50 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 35 17 30,75 197,733 27675

31 161 SEHER KINGIR 12B 25 13 21,75 1 3 0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 25 29,75 195,460 28382

32 150 KADER ONURCAN 12D 22 14 18,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 5 0 5,00 5 0 5,00 35 20 30,00 195,375 28404

33 231 KÜBRA GRDGR 12D 23 9 20,75 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 34 16 30,00 195,263 28443

34 0 RE Y*N AYBAR 12A 21 14 17,50 4 1 3,75 6 5 4,75 1 2 0,50 2 0 2,00 34 22 28,50 192,570 29361

35 177 DİL N NAS 12C 26 10 23,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 34 22 28,50 190,940 29899

36 50 EMİNE ESMER 22 11 19,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 0 7 -1,75 34 25 27,75 187,135 31057

37 157 ROJİN AKGÜN 12A 20 17 15,75 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 13 -0,25 2 4 1,00 1 4 0,00 1 4 0,00 38 50 25,50 180,648 33061

38 0 İNCİ MAÇO 12A 22 9 19,75 2 2 1,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 3 6 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 33 31 25,25 180,555 33092

39 77 AZİZE TOKSOY 12D 22 14 18,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 31 23 25,25 179,988 33263

40 233 ROJİN AYAZ 12B 24 12 21,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 29 17 24,75 178,258 33794

41 219 DİLEK CATUK 12C 22 15 18,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 30 24 24,00 176,128 34455

42 174 BEYZA NUR UYSAL 12D 18 19 13,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 5 0 5,00 3 4 2,00 31 31 23,25 175,090 34714

43 65 GÜNEŞ KEKLİK 12C 20 18 15,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 30 29 22,75 171,693 35675

44 224 GÜLSÜM AKGÜN 12B 22 15 18,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 31 33 22,75 171,415 35758

45 0 MİZGİN YILMAZ 12A 18 10 15,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 6 2,50 0 2 -0,50 27 21 21,75 170,583 35980

46 241 SEVDA GÜLMEZ 12C 17 17 12,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 28 27 21,25 170,375 36038

47 43 DİLANKRTŞ 12C 20 19 15,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 29 30 21,50 168,253 36636

48 155 NURCAN ASLAN 12D 19 16 15,00 1 0 1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 25 19 20,25 164,253 37639

49 98 MİZGİN GÖREGEN 12C 19 16 15,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 4 0,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 26 28 19,00 160,100 38650

50 104 NURSEMA 12B 16 21 10,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 26 31 18,25 158,045 39130

51 220 EBRU DENİZ 12C 20 14 16,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 4 0,00 1 4 0,00 24 24 18,00 156,955 39386

52 185 HELİN KORKMAZ 12B 20 18 15,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 6 -0,50 27 38 17,50 155,120 39817

53 90 HİLAL YEŞİLYURT 12B 10 17 5,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 23 23 17,25 154,875 39858

54 188 İLAYDA KARATAŞ 12D 15 16 11,00 2 3 1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 22 21 16,75 153,218 40230

55 37 NUR OZLK 12C 16 18 11,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 2 3 1,25 23 27 16,25 151,588 40591

56 112 SONGÜL FERMAN 12C 12 15 8,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 0 3,00 2 3 1,25 2 5 0,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 24 34 15,50 149,973 40919

57 138 EMİNE BAĞIŞ 12C 16 15 12,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 3 0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 21 24 15,00 147,958 41292

58 39 CEREN ERENULUĞ 12B 16 18 11,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 4 2,00 22 29 14,75 147,893 41307
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Genel Ortalama 22,24 11,77 19,30 2,30 1,66 1,89 1,04 1,81 0,59 2,46 1,32 2,13 3,27 1,06 3,00 0,03 0,02 0,02 8,03 6,41 6,42 1,85 2,09 1,32 1,79 1,49 1,41 0,82 1,46 0,46 43,83 29,09 36,54 216,950

Okul Ortalaması 21,19 13,42 17,84 2,04 2,08 1,52 0,76 1,86 0,30 2,44 1,60 2,05 3,21 1,54 2,82 0,00 0,00 0,00 3,27 3,60 2,37 0,93 1,37 0,59 0,63 1,17 0,34 0,43 1,63 0,02 34,90 28,27 27,85 186,110

KATILIMLAR

59 38 B T 12A 17 21 11,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 22 30 14,50 146,938 41474

60 93 KAFKAZ 12B 8 4 7,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 0 2,00 1 0 1,00 16 7 14,25 146,233 41604

61 132 BERFİN T 12A 14 20 9,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 12 1,00 2 4 1,00 1 3 0,25 1 5 -0,25 27 53 13,75 143,968 42007

62 151 MERVE TARKAN 12D 13 17 8,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 20 25 13,75 143,700 42052

63 135 BÜŞRA AYAZ 12C 9 11 6,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 18 20 13,00 141,418 42423

64 143 ESRA EREN 12D 14 19 9,25 2 1 1,75 1 1 0,75 2 3 1,25 19 24 13,00 141,268 42455

65 80 ES ANUR UL Ş K 12D 16 20 11,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 21 32 13,00 141,180 42470

66 109 RÜYA ÇELİK 12C 17 23 11,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 25 48 13,00 140,328 42607

67 205 PELŞİN KORKMAZ 12C 14 20 9,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 3 1,25 19 27 12,25 138,873 42843

68 74 ŞİRİN IŞIKLI 12D 14 15 10,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 18 29 10,75 133,995 43638

69 91 İLKNURTİGÜ 12C 11 23 5,25 1 1 0,75 12 24 6,00 118,998 45452

70 213 ÜLKÜ ÖZGEN 12C 6 9 3,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 4 4 3,00 12 28 5,00 117,543 45596

71 134 BEYZA YALÇIN 12D 8 17 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 0 5 -1,25 0 2 -0,50 11 27 4,25 113,455 45992

72 96 KÜBRA YEŞİLYURT 12C 8 32 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 13 47 1,25
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